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PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO UFPI <prad.adm@ufpi.edu.br>

P o L

Informagdes para regularizar CADIN junto a ANELL
5 mensagens

Pré-Reitoria de Administracao/UFPI <prad.adm@ufpi.edu.br> 1 de outubro de 2024 as 11:02
Para: licitacao.ve@unidas.com.br, licitacao.ve@localiza.com
Cc: engwashingtonluis@gmail.com

Prezados,

Tendo em vista que o fiscal do contrato firmado entre UFPI e LOCALIZA, informou do interesse da contratada em
regularizar o CADIN, e que no entanto nao estava conseguindo identificar a pendéncia, entramos em contato com a
ANEEL para identificar a pendéncia.

De acordo com a ANEEL, se trata de valores de multa, que pode ter o boleto solicitado conforme a seguir: Enviar
email para receita@aneel.gov.br , informando que tem o processo na ANEEL n° 48500001512/2021-11 e que
deseja efetuar o pagamento dos valores devidos e a retirada do CADIN.

O telefone para contato sobre o tema é o 61 2192-8540 (Eliana). De acordo com Eliana, o valor gira em torno de R$
1000,00 (mil reais).

Ficamos no aguardo da resolugao desta pendéncia para que possamos proceder com a prorrogagao do contrato na
UFPL.

Att,

Samia Alves

Universidade Federal do Piaui- UFPI

Pro-Reitoria de Administragéao

Campus Ministro Petronio Portela - Bairro: Ininga

CEP: 64.049-550 Teresina - Pl
Tel: (86) 3215-5580/5581

Pro-Reitoria de Administragao/UFPI <prad.adm@ufpi.edu.br> 1 de outubro de 2024 as 12:10
Para: fiscal_ugf@localiza.com

Bom dia!

Verifique por gentileza, se essa demanda ¢é para este setor fiscal.
Fico no aguardo.

Att,

Samia Alves

---------- Forwarded message ---------

De: Pré-Reitoria de Administragao/UFPI <prad.adm@ufpi.edu.br>
Date: ter., 1 de out. de 2024 as 11:02

Subject: Informagdes para regularizar CADIN junto a ANELL

To: <licitacao.ve@unidas.com.br>, <licitacao.ve@localiza.com>

Cc: <engwashingtonluis@gmail.com>

Prezados,

Tendo em vista que o fiscal do contrato firmado entre UFPI e LOCALIZA, informou do interesse da contratada em

regularizar o CADIN, e que no entanto ndo estava conseguindo identificar a pendéncia, entramos em contato com a
ANEEL para identificar a pendéncia.
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De acordo com a ANEEL, se trata de valores de multa, que pode ter o boleto solicitado conforme a seguir: Enviar
email para receita@aneel.gov.br , informando que tem o processo na ANEEL n° 48500001512/2021-11 e que
deseja efetuar o pagamento dos valores devidos e a retirada do CADIN.

O telefone para contato sobre o tema é 0 61 2192-8540 (Eliana). De acordo com Eliana, o valor gira em torno de R$
1000,00 (mil reais).

Ficamos no aguardo da resolugao desta pendéncia para que possamos proceder com a prorrogagao do contrato na
UFPI.

Att,

Samia Alves
86 99935-0673

Universidade Federal do Piaui- UFPI

Pro-Reitoria de Administracdo

Campus Ministro Petronio Portela - Bairro: Ininga
CEP: 64.049-550 Teresina - PI

Tel: (86) 3215-5580/5581

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pré-Reitoria de Administracao/UFPI <prad.adm@ufpi.edu.br> 1 de outubro de 2024 as 12:37
Para: paulo.uzeda@localiza.com, valkiria.nakamashi@localiza.com, breno.campolina@localiza.com

—————————— Forwarded message ---------

De: Pré-Reitoria de Administragdao/UFPI <prad.adm@ufpi.edu.br>
Date: ter., 1 de out. de 2024 as 11:02

Subject: Informagdes para regularizar CADIN junto a ANELL

To: <licitacao.ve@unidas.com.br>, <licitacao.ve@localiza.com>

Cc: <engwashingtonluis@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pré-Reitoria de Administragao/UFPI <prad.adm@ufpi.edu.br> 1 de outubro de 2024 as 16:41
Para: licitacao.ve@unidas.com.br, licitacao.ve@localiza.com

Prezados,

Tendo em vista que a ANEEL informou que a negociagao para pagamento da divida deve ser realizada junto a
Procuradoria Federal do domicilio da empresa;

Tendo em vista que o domicilio da empresa é o Estado de Sao Paulo;

Verificamos junto a Procuradoria Regional do Estado de Sao paulo, telefone 14 3506-2200, a qual orientou que seja
enviado um email para prf3.cidada@agu.gov.br , solicitando o boleto para pagamento da divida (informar se vai
pagar a vista ou parcelado). Em resposta, eles vado encaminhar um formulario para ser preenchido e dado
continuidade a negociacao e posterior pagamento.

Att,

Samia Alves
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gustavo Mattos <gustavo.mattos@localiza.com> 1 de outubro de 2024 as 18:20
Para: Washington Luis <engwashingtonluis@gmail.com>, "prad.adm@ufpi.edu.br" <prad.adm@ufpi.edu.br>
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Prezados,

Gostariamos de esclarecer o motivo do atraso na regularizacao da pendéncia junto ao CADIN. Devido a
um processo de reestruturagdo interna, alguns de nossos procedimentos sofreram atrasos inesperados.

No entanto, gostariamos de assegurar que ja estamos trabalhando ativamente para resolver essa questao o
mais rapido possivel. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado e agradecemos sua
paciéncia e compreensao.

Estamos a disposi¢do para qualquer duvida ou esclarecimento adicional

---------- Forwarded message ---------

De: Pro-Reitoria de Administragao/UFPI <prad.adm@ufpi.edu.br>
Date: ter., 1 de out. de 2024 as 11:02

Subject: Informagdes para regularizar CADIN junto a ANELL

To: <licitacao.ve@unidas.com.br>, <licitacao.ve@localiza.com>

Cc: <engwashingtonluis@gmail.com>

Texto das mensagens anteriores oculto]

Atencdo: Este e-mail possui origem externa. N3o clique em links ou abra anexos, a menos que reconhega o remetente e/ou
tenha certeza que o conteudo é confidvel. Em caso de duvidas, acione a equipe de Seguranga da informagdo no email:
report.spam@]localiza.com

Cordialmente;

Gustavo Mattos

Gerente de contratos
+55(71) 99117-0182

® <

Localizasco

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacdes privilegiadas e/ou de carater confidencial, ndo podendo ser
retransmitida sem autorizacdo do remetente. Se vocé ndo é o destinatario ou pessoa autorizada a recebé-la, informamos que o seu
uso, divulgagdo, cépia ou arquivamento séo proibidos.

This message and its attachments may contain confidential or privileged information and can not be forwarded without previous
authorization of the sender. If you are not the recipient or an authorized person to receive it, we inform that its use, disclosure,
copying or storage is prohibited.

Este mensaje, incluyendo sus adjuntos, puede contener informacidn privilegiada y/o de caracter confidencial, no pudiendo ser
retransmitido sin la autorizacion del remitente. En el caso que Usted no sea el destinatario o la persona autorizada para recibirlo,
informamos que esta prohibido su uso, divulgacion, fotocopia o archivo.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informagoes privilegiadas e/ou de carater confidencial, ndo podendo ser
retransmitida sem autorizagdo do remetente. Se vocé ndo é o destinatario ou pessoa autorizada a recebé-la, informamos que o seu
uso, divulgagdo, cdpia ou arquivamento sdo proibidos.

This message and its attachments may contain confidential or privileged information and can not be forwarded without previous

authorization of the sender. If you are not the recipient or an authorized person to receive it, we inform that its use, disclosure,
copying or storage is prohibited.
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Este mensaje, incluyendo sus adjuntos, puede contener informacion privilegiada y/o de caracter confidencial, no pudiendo ser
retransmitido sin la autorizacion del remitente. En el caso que Usted no sea el destinatario o la persona autorizada para recibirlo,
informamos que esta prohibido su uso, divulgacion, fotocopia o archivo.
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